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Segreteria ICT

Da: "Segreteria 1.C.T." <rosanna.seregni@aslvco.it>
Data: venerdi 14 ottobre 2011 11:13

A: "protocollo asl" <protocollo@pec.aslvco.it>

Allega: VCO-Consuntivo GG gen_ago 2011.pdf
Oggetto:  Resoconto attivita a consumo

From: daniele.gallo@csi.it
Sent: Tuesday, October 11, 2011 10:24 AM

To: anna.gagliardi@aslvce.it
Subject: Resoconto attivita a consumo

Buongiorno,

come concordato telefonicamente invio in allegato il file che contiene il dettaglio delle attivita svolte da gennaio a fine

agosto 2011.

Complessivamente si tratta di 22 giornate, di cui 12 comprese nel contratto di Assistenza e Manutenzione. Pertanto,

le giornate extra a pagamento, sona 10, per un valore di euro 5.700,00.
Ricordo inoltre che il valore delle attivita per I'Adeguamento Ticket ammonta ad euro 13.000,00.

Complessivamente, nel consuntivo di fine anno, oltre al canone di Assistenza e Manutenzione verranno quindi

rendicontati costi aggiuntivi per euro 18.7000,00.

Sono a disposizione per ogni chiarimento.

Un cordiale saluto.

Daniele Gallo

CSI-Piemonte - Direzione Salute

Corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino
Tel. +39 011.3168645 - Fax +39 011.3169191
Mob. +39 349.8504882

e-mall: daniete.galio@csi.it
www.csipiemonte.it

Il presente messaggio, corredato degli eventuali allegati,
contiene informazioni da considerarsi

strettamente riservate e confidenziali.

Ne & vietato l'uso improprio, la diffusione, la distribuzione o la
riproduzione da parte di altre persone

€/o entita diverse da quelle specificate.

Qualora lo abbiate ricevuto per errore, vi preghiamo di dlstruggere il
messaggio, comunicando ['errata

ricezione tramite il reply all'indirizzo mittente.

14/10/2011



